证券代码证券代码证券代码证券代码：：：：601899 601899 601899 601899                 股票简称股票简称股票简称股票简称：：：：紫紫紫紫金矿业金矿业金矿业金矿业                编号编号编号编号：：：：临临临临 2011201120112011----000019191919

紫金矿业集团股份有限公司紫金矿业集团股份有限公司紫金矿业集团股份有限公司紫金矿业集团股份有限公司

控股股东限售股份上市流通提示性公告控股股东限售股份上市流通提示性公告控股股东限售股份上市流通提示性公告控股股东限售股份上市流通提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、、、误导性陈述或误导性陈述或误导性陈述或误导性陈述或

者重大遗漏者重大遗漏者重大遗漏者重大遗漏，，，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。。。

重要提示重要提示重要提示重要提示：：：：

1111、、、、本次有限售条件的流通股上市流通数量为本次有限售条件的流通股上市流通数量为本次有限售条件的流通股上市流通数量为本次有限售条件的流通股上市流通数量为 4444,,,,210210210210,,,,902902902902,,,,120120120120 股股股股；；；；

2222、、、、本次有限售条件的流通股上市流通日为本次有限售条件的流通股上市流通日为本次有限售条件的流通股上市流通日为本次有限售条件的流通股上市流通日为 2020202011111111 年年年年 4444 月月月月 25252525 日日日日（（（（星期星期星期星期一一一一）。）。）。）。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]417 号文核准和上海证券交易所上

证上字[2008]29 号文批准，紫金矿业集团股份有限公司（“本公司”）在上海证券交

易所向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,400,000,000 股，每股面值为人民币 0.1

元,并于 2008 年 4 月 25 日在上海证券交易所挂牌上市。

                 本公司控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司（“闽西兴杭”）持有本公

司 4,210,902,120 股股份，全部为本公司首次公开发行 A 股前已经持有的股份。根据

《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，闽西兴杭在本公司首次

公开发行 A 股时承诺：自本公司 A 股股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他

人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。闽西兴杭严格遵守了上

述承诺。

根据中华人民共和国财政部等部门联合下发的《境内证券市场转持部分国有股充

实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）及《关于境内证券市场实施国有

股转持政策公告》的有关规定，闽西兴杭须将其所持有的本公司合计 138,989,430

股 A 股划转给全国社会保障基金理事会持有。上述划转工作尚未完成，该部分股份

仍在闽西兴杭名下，但已在中央证券登记结算有限责任公司予以冻结。

根据闽西兴杭的承诺和相关规定，闽西兴杭名下所持本公司4,210,902,120股A

股股份（占本公司股份总数的28.96%）将于2011年4月25日起解除限售并上市流通。

该等股份上市流通后，本公司股本结构变动如下：

单位：股

 变动前变动前变动前变动前    本次变动本次变动本次变动本次变动    变动后变动后变动后变动后

一、境内有限售条件境内有限售条件境内有限售条件境内有限售条件

的的的的 AAAA 股合计股合计股合计股合计
4,210,902,120 －4,210,902,120 0

其中：国家持有股份 4,210,902,120 －4,210,902,120 0

二二二二、、、、境内无限售条件境内无限售条件境内无限售条件境内无限售条件

的的的的 AAAA 股合计股合计股合计股合计
6,324,966,980 ＋4,210,902,120 10,535,869,100

三三三三、、、、境外上市的流通境外上市的流通境外上市的流通境外上市的流通

股股股股(H(H(H(H 股股股股))))
4,005,440,000 0 4,005,440,000

四四四四、、、、总股本总股本总股本总股本 14,541,309,100 0 14,541,309,100

特此公告

紫金矿业集团股份有限公司

董  事  会

二〇一一年四月二十日